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RE: Pregao Eletronico 27/2020

Pregbes VG <pregaovg@hotmail.com>
Ter, 23/06/2020 10:26
Para: Capriata Fest <capriatafest.institucional@gmail.com>

Os esclarecimentos devem ser efetuados nos termos do item 6 do edital.

Att,

De: Capriata Fest <capriatafest.institucional@gmail.com>
Enviado: terca-feira, 23 de junho de 2020 09:28

Para: pregaovg@hotmail.com <pregaovg@hotmail.com>
Assunto: Pregio Eletronico 27/2020

Bom dia.
Gostaria de esclarecimentos sobre o Pregao Eletrénico 27/2020, que foi prorrogado, via telefone
para que seja de forma mais rapida e didatica possivel.

Aguardo contato.
Obrigado pela atengéo.

Atenciosamente.

Athos Alves"
Auxiliar Administrativo
(65) 3028-1533



Questionamento - PE 027/2020 - Varzea Grande MT - Inf 23 - Bassique

Juridico - MEP Licitagdes <juridicos.mep@gmail.com>

Seg, 22/06/2020 11:08

Para: pregaovg@hotmail.com <pregaovg@hotmail.com>; priscila consani <juridicos.mep@gmail.com>; Priscila C. das
Mercés - MEP Licitagoes <docsassessoria@gmail.com>; MEP Licitagbes <montagem.mep@gmail.com>

Bom dia!

Prezados,

Represento a empresa BASSIQUE - COMERCIO E SERVICOS DE LOCACOES LTDA — ME CNPJ:
09.643.592/0001-34, e solicito esclarecimento quanto o pregao eletronico de n°® 27/2020, previsto
para ocorrer em 03/07/2020:

- Para os itens 7 e 8 sera aceito como responsavel técnico o engenheiro mecanico? tendo em vista,
que nos Ultimos 4 anos esta empresa que esta solicitando esclarecimento, participou e ganhou da
referida licitacdo sempre fornecendo engenheiro mecanico.

Atenciosamente,

Thalia Kelly

MEP Licitacoes

www.meplicitacoes.com.br

65 3028-4200

Avenida Miguel Sutil, 8388, Edificio Avant Garde Business
Sala 603 - 6° andar, Santa Rosa, Cuiaba - MT, CEP 78.040-365




Re: Esclarecimentos

Compras Administracao <compras.admvg@gmail.com>

Seq, 22/06/2020 05:48

Para: Pregbes VG <pregaovg@hotmail.com>; Joel <joel@a2eventoseprojetos.com.br>;
comercial@a2eventoseprojetos.com.br <comercial@a2eventoseprojetos.com.br>

Bom dia,
Referente ao pedido de esclarecimento solicitado pela empresa A2 Eventos, esclarecemos que:

1- Esta certiddao nés como Pessoa Juridica ndo possuimos comprovagao técnica tendo em vista
gue subcontratamos empresas e profissionais parceiros para realizacao dos servicos e esta sim
podera ofertar esta comprovacdo mediante certificado de capacidade técnica. Podemos participar
destes itens neste formato ?

R: A certidao devera ser emitida pelo CREA ou CFT (Conselho Federal dos Técnicos). E vedado a
subcontratacdo conforme item 14.1 do Termo de Referéncia.

2 - Qual e o item da licitagao que possui este servigo de grupo gerador? Nao localizamos e
também entendemos ser pertinente nossa participagdao com terceirizacdao de servigos e
profissionais que venham a atender a solicitacdo desta licitacdo, garantindo a seguranga
necessaria para sua execucao

R: N&o havera o servico de grupo gerador, seré feita a correcdo no TR. E vedado a
subcontratacao conforme item 14.1 do Termo de Referéncia.

3 - No caso de um profissional Sub-contratado este documento (contrato de prestagéo de
servigos) por si so ja é a comprovagao necessaria?
R: E vedado a subcontratacdo conforme item 14.1 do Termo de Referéncia.

4 - Todos os servicos desta licitacdo para nossa empresa sao executados mediante sub-
contratacdo, com nossa gestdo sobre a realizacdo dos mesmos, neste caso entdo s6 podera ser
feito mediante autorizagdo? Podemos solicitar ja esta autorizagdo?

R: E vedado a subcontratacio conforme item 14.1 do Termo de Referéncia. O item 11.10 do TR
sera suprimido.

5 - Voltando a pergunta anterior, n6s somos empresa organizadora de Eventos, portanto, pessoa
juridica capacitada para prestagdo de servigos de organizagao em geral todos os equipamentos
sdo de empresas parceiras subcontratadas, como ficaria entdo esta questdo? Podemos participar
nestas condicbes desta licitagdo ?

R: E vedado a subcontratagdo conforme item 14.1 do Termo de Referéncia.

Atenciosamente,

Daniel Arruda

Superintendéncia de Compras

Secretaria Municipal de Administra¢ao
Telefone: (65) 3688-8028, (65) 9.8476-5721

».Resultado de imagem para prefeitura de varzea grande



Em sex., 19 de jun. de 2020 as 11:55, Pregdes VG <pregaovg@hotmail.com> escreveu:
Bom Dia, Daniel,

Segue e-mail com pedido de esclarecimentos do Pregdo Eletronico 27/2020, para
analise e providéncias, visto serem os responsaveis pelo Termo de Referéncia.

Att,

Elizangela Oliveira
Pregoeira

De: comercial@a2eventoseprojetos.com.br <comercial@a2eventoseprojetos.com.br>
Enviado: sexta-feira, 19 de junho de 2020 11:09

Para: Pregaovg <pregaovg@hotmail.com>

Cc: Joel <joel@a2eventoseprojetos.com.br>

Assunto: Esclarecimentos

Bom dia,
Prezados,
Sendo o objeto da licitagdo:

OBJETO: Registro de Preco para futura e eventual contratacdo de pessoa juridica capacitada
para prestacdo de servicos de organizagdo em geral compreendendo decoragao, locagdo de
palco, tenda, espaco fisico, painel de LED, portais trelicados e locagdo de caixa térmica, para
atender a Prefeitura Municipal de Varzea Grande/MT.

Seguem alguns questionamentos referente as exigéncias técnicas:
- SOMENTE PARA OS ITENS 2, 3, 4, 5, 6.:

- Apresentar Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, emitido pelo CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia), da regido da sede da empresa.

Pergunta: Esta certiddo nds como Pessoa Juridica ndo possuimos comprovacgao técnica tendo
em vista que subcontratamos empresas e profissionais parceiros para realizagao dos servigos e
esta sim podera ofertar esta comprovagdo mediante certificado de capacidade técnica.
Podemos participar destes itens neste formato ?

R:

- Comprovacao de o licitante possuir na data prevista para a entrega da proposta, profissional
detentor certiddo de acervo técnico para execugao de servigo de caracteristicas semelhantes
ao objeto contratado, sendo que para os servicos de montagem de palco profissional
engenheiro civil, e para servigos de locacdo de grupo gerador ENGENHEIRO
ELETRICISTA.

Pergunta: Qual é o item da licitagdo que possui este servigo de grupo gerador? Nao
localizamos e também entendemos ser pertinente nossa participacdo com terceirizacac de
servigos e profissionais que venham a atender a solicitagdo desta licitagao, garantindo a
seguranga necessaria para sua execugao.

R:

- A comprovagao do vinculo empregaticio do (s) profissional (is) devera ser realizada
mediante:

a) Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que
demonstrem a identificacdo do profissional;



b) Sera admitida a comprovacao do vinculo profissional por meio de contrato de prestacao
de servigos, celebrado de acordo com a legislagado civil comum.

Pergunta: No caso de um profissional Sub-contratado este documento (contrato de prestacdo
de servigos) por si s6 ja € a comprovagao necessaria?
R:

11.10.

Nao transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto ora contratado, sem a

devida anuéncia e autorizagdo da Administragdo Publica Municipal;

Pergunta: Todos os servigos desta licitagdo para nossa empresa sao executados mediante sub-
contratagdo, com nossa gestdo sobre a realizagdo dos mesmos, neste caso entdo s6 podera
ser feito mediante autorizacdo? Podemos solicitar ja esta autorizagao?

R:

Declaracdo de que a empresa proponente possui todos 0s equipamentos necessarios a
realizacao dos servicos contratados.

Pergunta: : Voltando a pergunta anterior, nds somos empresa organizadora de Eventos,
portanto, pessoa juridica capacitada para prestacdo de servigos de organizagao em geral todos
0s equipamentos sdo de empresas parceiras sub-contratadas, como ficaria entdo esta
questdo? Podemos participar nestas condicées desta licitagao ?

Att;

DANIELI SOUZA SA
: (65) 36216110 — (65) 999119218
E v .-lli h TOS comerci,aI@afea#eﬁIoseprajetﬂs.com‘br
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